
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP - AYT - 4 25 62 113 5218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,99 3,58 5,10 2,72 1,39 2,38 0,97 1,03 0,71 1,77 1,21 1,47 1,21 1,22 0,90 0,76 0,40 0,66 0,78 0,31 0,70 0,60 0,35 0,51 0,01 0,01 0,00 14,81 9,50 12,43 117,2 160,0 191,7

Okul Ortalaması 10,00 4,52 8,87 4,44 2,32 3,86 1,36 1,28 1,04 2,72 1,20 2,42 1,40 1,64 0,99 1,44 0,36 1,35 1,48 0,28 1,41 1,08 0,44 0,97 0,12 0,08 0,10 24,0412,12 21,01 177,4 126,2 207,3

KATILIMLAR

1 629 İREM ASILSO Y 12B 18 6 16,50 6 4 5,00 3 2 2,50 10 1 9,75 6 5 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 3 3 2,25 58 21 52,75 340,6 119 243,1 1166

2 590 AYŞEGÜL TAŞ 12B 19 3 18,25 7 3 6,25 2 3 1,25 10 0 10,00 1 6 -0,50 5 0 5,00 5 1 4,75 5 0 5,00 54 16 50,00 322,3 180 127,1 3394 259,5 838

3 291 METEHAN KILIÇ 12B 13 6 11,50 5 5 3,75 2 3 1,25 8 3 7,25 7 4 6,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 46 27 39,25 285,9 352 209,4 2068

4 498 MİHRİBAN AYDIN 12B 14 9 11,75 6 4 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 45 24 39,00 280,2 392 138,3 2972 224,4 1627

5 640 SAMET ALICI 12B 12 5 10,75 6 2 5,50 1 3 0,25 8 1 7,75 5 4 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 39 18 34,50 260,9 507 209,4 2068

6 633 YAVUZ AYKUT 12B 18 4 17,00 6 4 5,00 2 3 1,25 4 4 3,00 3 4 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 42 22 36,50 256,7 543 130,7 3238 250,4 1019

7 610 YETER KÜTÜK 12B 14 6 12,50 7 3 6,25 3 1 2,75 5 5 3,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 40 23 34,25 248,7 597 126,6 3417 237,1 1311

8 391 SUDENUR SARIKAYA 12B 9 12 6,00 5 3 4,25 2 1 1,75 6 1 5,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 5 1 4,75 3 0 3,00 34 24 28,00 236,5 722 186,8 2776

9 510 GİZEM ÖZTÜRK 12B 19 2 18,50 8 2 7,50 2 2 1,50 29 6 27,50 200,1 1300 158,2 2467 300,3 372

10 23 BİLGE 12B 17 4 16,00 8 2 7,50 2 2 1,50 1 0 1,00 28 8 26,00 197,7 1343 142,6 2866 271,5 638

11 48 ELVAN MELEMEZ 12A 7 6 5,50 5 2 4,50 1 0 1,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 23 18 18,50 188,7 1500 158,2 2466 192,8 2614

12 482 MUHAMMED SARIKAYA 12B 8 11 5,25 4 5 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 24 25 17,75 188,1 1511 126,6 3417 175,6 3144

13 650 NURSELİ 12A 10 3 9,25 5 4 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 21 12 18,00 177,9 1705 200,4 2353

14 319 ALP DENİZ OTURAK 12B 12 3 11,25 6 4 5,00 3 2 2,50 21 9 18,75 173,2 1810 126,1 3436 222,5 1686

15 620 HABİB GÜNEYİN 12B 10 5 8,75 9 1 8,75 1 3 0,25 20 9 17,75 170,1 1872 132,3 3175 223,7 1646

16 593 NAZLICAN KAYA 12B 9 5 7,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 16 7 14,25 169,7 1885 172,9 3222

17 324 SALİHA COŞGUN 12B 9 7 7,25 7 2 6,50 3 1 2,75 19 10 16,50 166,2 1955 128,1 3348 213,1 1966

18 626 CEREN ÜÇÜNCÜ 12A 11 6 9,50 6 4 5,00 1 1 0,75 18 11 15,25 162,4 2027 180,0 2053 211,4 2007

19 0 ÇİSEM KÜMBÜL 12B 14 7 12,25 3 3 2,25 17 10 14,50 160,1 2080 129,2 3308 203,9 2234

20 644 BETÜL YILMAZ 12A 6 3 5,25 6 3 5,25 131,6 2625 193,1 1859 175,0 3155

21 601 SEMİHHAN KAVRAZ 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 118,5 2863 222,4 1459 156,4 3707
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP - AYT - 4 25 62 113 5218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,99 3,58 5,10 2,72 1,39 2,38 0,97 1,03 0,71 1,77 1,21 1,47 1,21 1,22 0,90 0,76 0,40 0,66 0,78 0,31 0,70 0,60 0,35 0,51 0,01 0,01 0,00 14,81 9,50 12,43 117,2 160,0 191,7

Okul Ortalaması 10,00 4,52 8,87 4,44 2,32 3,86 1,36 1,28 1,04 2,72 1,20 2,42 1,40 1,64 0,99 1,44 0,36 1,35 1,48 0,28 1,41 1,08 0,44 0,97 0,12 0,08 0,10 24,0412,12 21,01 177,4 126,2 207,3

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP - AYT - 4 25 62 113 5218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,44 3,64 10,53 2,47 2,34 1,88 2,25 1,43 1,89 3,09 1,48 2,72 19,25 8,89 17,02 117,2 160,0 191,7

Okul Ortalaması 6,48 3,52 5,60 1,44 1,32 1,11 1,12 1,20 0,82 2,16 1,24 1,85 11,20 7,28 9,38 177,4 126,2 207,3

KATILIMLAR

1 0 YAHYA AYDİLEK 12A 33 4 32,00 11 3 10,25 11 2 10,50 9 4 8,00 64 13 60,75 341,4 494 192,6 2622

2 562 METİN İMAMOĞLU 12A 25 5 23,75 4 4 3,00 3 3 2,25 8 3 7,25 40 15 36,25 239,2 1291 175,1 3153

3 601 SEMİHHAN KAVRAZ 12A 16 14 12,50 6 7 4,25 4 5 2,75 8 5 6,75 34 31 26,25 118,5 2863 222,4 1459 156,4 3707

4 644 BETÜL YILMAZ 12A 13 8 11,00 3 2 2,50 2 6 0,50 7 5 5,75 25 21 19,75 131,6 2625 193,1 1859 175,0 3155

5 636 AYŞENUR GÖBEL 12A 7 4 6,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 4 5,00 18 11 15,25 185,4 1961 137,5 4251

6 626 CEREN ÜÇÜNCÜ 12A 5 4 4,00 3 4 2,00 2 5 0,75 7 3 6,25 17 16 13,00 162,4 2027 180,0 2053 211,4 2007

7 68 UĞUR MEMİŞ 12A 7 6 5,50 4 8 2,00 2 6 0,50 5 4 4,00 18 24 12,00 170,0 2238 136,4 4280

8 48 ELVAN MELEMEZ 12A 6 2 5,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 3 3,25 12 9 9,75 188,7 1500 158,2 2466 192,8 2614

9 510 GİZEM ÖZTÜRK 12B 17 3 16,25 17 3 16,25 200,1 1300 158,2 2467 300,3 372

10 23 BİLGE 12B 10 5 8,75 10 5 8,75 197,7 1343 142,6 2866 271,5 638

11 498 MİHRİBAN AYDIN 12B 3 3 2,25 2 1 1,75 5 4 4,00 280,2 392 138,3 2972 224,4 1627

12 620 HABİB GÜNEYİN 12B 4 1 3,75 4 1 3,75 170,1 1872 132,3 3175 223,7 1646

13 633 YAVUZ AYKUT 12B 4 4 3,00 4 4 3,00 256,7 543 130,7 3238 250,4 1019

14 0 ÇİSEM KÜMBÜL 12B 4 7 2,25 4 7 2,25 160,1 2080 129,2 3308 203,9 2234

15 324 SALİHA COŞGUN 12B 2 1 1,75 2 1 1,75 166,2 1955 128,1 3348 213,1 1966

16 590 AYŞEGÜL TAŞ 12B 2 3 1,25 2 3 1,25 322,3 180 127,1 3394 259,5 838

17 610 YETER KÜTÜK 12B 1 0 1,00 1 0 1,00 248,7 597 126,6 3417 237,1 1311

18 482 MUHAMMED SARIKAYA 12B 1 0 1,00 1 0 1,00 188,1 1511 126,6 3417 175,6 3144

19 319 ALP DENİZ OTURAK 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 173,2 1810 126,1 3436 222,5 1686

20 629 İREM ASILSO Y 12B 0 9 -2,25 0 9 -2,25 340,6 119 243,1 1166

21 391 SUDENUR SARIKAYA 12B 1 3 0,25 1 3 0,25 236,5 722 186,8 2776

22 593 NAZLICAN KAYA 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 169,7 1885 172,9 3222
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP - AYT - 4 25 62 113 5218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,44 3,64 10,53 2,47 2,34 1,88 2,25 1,43 1,89 3,09 1,48 2,72 19,25 8,89 17,02 117,2 160,0 191,7

Okul Ortalaması 6,48 3,52 5,60 1,44 1,32 1,11 1,12 1,20 0,82 2,16 1,24 1,85 11,20 7,28 9,38 177,4 126,2 207,3

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP - AYT - 4 25 62 113 5218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,99 3,58 5,10 2,72 1,39 2,38 0,97 1,03 0,71 11,44 3,64 10,53 21,12 9,64 18,72 117,2 160,0 191,7

Okul Ortalaması 10,00 4,52 8,87 4,44 2,32 3,86 1,36 1,28 1,04 6,48 3,52 5,60 22,28 11,64 19,37 177,4 126,2 207,3

KATILIMLAR

1 510 GİZEM ÖZTÜRK 12B 19 2 18,50 8 2 7,50 2 2 1,50 17 3 16,25 46 9 43,75 200,1 1300 158,2 2467 300,3 372

2 23 BİLGE 12B 17 4 16,00 8 2 7,50 2 2 1,50 10 5 8,75 37 13 33,75 197,7 1343 142,6 2866 271,5 638

3 590 AYŞEGÜL TAŞ 12B 19 3 18,25 7 3 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 30 12 27,00 322,3 180 127,1 3394 259,5 838

4 633 YAVUZ AYKUT 12B 18 4 17,00 6 4 5,00 2 3 1,25 4 4 3,00 30 15 26,25 256,7 543 130,7 3238 250,4 1019

5 629 İREM ASILSO Y 12B 18 6 16,50 6 4 5,00 3 2 2,50 0 9 -2,25 27 21 21,75 340,6 119 243,1 1166

6 610 YETER KÜTÜK 12B 14 6 12,50 7 3 6,25 3 1 2,75 1 0 1,00 25 10 22,50 248,7 597 126,6 3417 237,1 1311

7 498 MİHRİBAN AYDIN 12B 14 9 11,75 6 4 5,00 2 1 1,75 3 3 2,25 25 17 20,75 280,2 392 138,3 2972 224,4 1627

8 620 HABİB GÜNEYİN 12B 10 5 8,75 9 1 8,75 1 3 0,25 4 1 3,75 24 10 21,50 170,1 1872 132,3 3175 223,7 1646

9 319 ALP DENİZ OTURAK 12B 12 3 11,25 6 4 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 22 10 19,50 173,2 1810 126,1 3436 222,5 1686

10 324 SALİHA COŞGUN 12B 9 7 7,25 7 2 6,50 3 1 2,75 2 1 1,75 21 11 18,25 166,2 1955 128,1 3348 213,1 1966

11 626 CEREN ÜÇÜNCÜ 12A 11 6 9,50 6 4 5,00 1 1 0,75 5 4 4,00 23 15 19,25 162,4 2027 180,0 2053 211,4 2007

12 291 METEHAN KILIÇ 12B 13 6 11,50 5 5 3,75 2 3 1,25 20 14 16,50 285,9 352 209,4 2068

13 640 SAMET ALICI 12B 12 5 10,75 6 2 5,50 1 3 0,25 19 10 16,50 260,9 507 209,4 2068

14 0 ÇİSEM KÜMBÜL 12B 14 7 12,25 3 3 2,25 4 7 2,25 21 17 16,75 160,1 2080 129,2 3308 203,9 2234

15 650 NURSELİ 12A 10 3 9,25 5 4 4,00 2 2 1,50 17 9 14,75 177,9 1705 200,4 2353

16 48 ELVAN MELEMEZ 12A 7 6 5,50 5 2 4,50 1 0 1,00 6 2 5,50 19 10 16,50 188,7 1500 158,2 2466 192,8 2614

17 0 YAHYA AYDİLEK 12A 33 4 32,00 33 4 32,00 341,4 494 192,6 2622

18 391 SUDENUR SARIKAYA 12B 9 12 6,00 5 3 4,25 2 1 1,75 1 3 0,25 17 19 12,25 236,5 722 186,8 2776

19 482 MUHAMMED SARIKAYA 12B 8 11 5,25 4 5 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 15 18 10,50 188,1 1511 126,6 3417 175,6 3144

20 562 METİN İMAMOĞLU 12A 25 5 23,75 25 5 23,75 239,2 1291 175,1 3153

21 644 BETÜL YILMAZ 12A 6 3 5,25 13 8 11,00 19 11 16,25 131,6 2625 193,1 1859 175,0 3155

22 593 NAZLICAN KAYA 12B 9 5 7,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 11 7 9,25 169,7 1885 172,9 3222

23 601 SEMİHHAN KAVRAZ 12A 1 0 1,00 16 14 12,50 17 14 13,50 118,5 2863 222,4 1459 156,4 3707

24 636 AYŞENUR GÖBEL 12A 7 4 6,00 7 4 6,00 185,4 1961 137,5 4251

25 68 UĞUR MEMİŞ 12A 7 6 5,50 7 6 5,50 170,0 2238 136,4 4280
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP - AYT - 4 25 62 113 5218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,99 3,58 5,10 2,72 1,39 2,38 0,97 1,03 0,71 11,44 3,64 10,53 21,12 9,64 18,72 117,2 160,0 191,7

Okul Ortalaması 10,00 4,52 8,87 4,44 2,32 3,86 1,36 1,28 1,04 6,48 3,52 5,60 22,28 11,64 19,37 177,4 126,2 207,3

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR GÖBEL 636 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
185,409 159,990 5 5 7 12 1961

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
137,454 191,670 8 24 57 97 4251

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 52 37 42,98 15 55,62 58,12 68,02

Matematik Cd    ce D D   D    DC E            a   

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Fen Bilimleri   B   D e     C ae  E   D  dDEEEEd   Aeb

Cevap Anahtarı B CBBAEDDADCBBCDCBECCDEDDADEBCDEEEEABBEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 2 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YILMAZ 644 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,585 117,180 4 20 54 88 2625

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
193,139 159,990 4 4 6 11 1859

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
174,987 191,670 6 21 48 76 3155

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 3 5,25 22 3,39 8,87 5,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,50 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,36 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 5,25 13,77 8,19

Matematik-2 40 13 8 11,00 28 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 65 50 52,73 19 55,62 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 cBABcA     D   c C                      

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Matematik CBE e cCdD Dd EDaBd  CDE d B a          

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Fen Bilimleri  c eE D D     bead  Ec  D c DEEEEdacddBD

Cevap Anahtarı B CBBAEDDADCBBCDCBECCDEDDADEBCDEEEEABBEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 1 25
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÜÇÜNCÜ 626 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,385 117,180 3 18 46 75 2027

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
179,959 159,990 6 6 8 15 2053

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
211,447 191,670 1 11 26 39 2007

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 3,39 8,87 5,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,50 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,36 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 5,25 13,77 8,19

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 69 53 55,98 20 55,62 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 eEBDBA cDcA DbA  Aa C  bcCDdBBcdAA  c  C

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Matematik  B Ccb   Ac     b   C   E               

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Fen Bilimleri Bee  dcDD      eB ca  a  BeE DEAE Ecc Ae

Cevap Anahtarı A BCBDAEADDBCBDCCCBCEEDDDEABDECDEAEEEBBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN MELEMEZ 48 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,745 117,180 1 11 31 52 1500

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
158,174 159,990 8 8 11 21 2466

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
192,824 191,670 3 16 35 58 2614

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 3,39 8,87 5,10

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,50 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,36 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 5,25 13,77 8,19

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 0,42 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 -0,06 0,99 0,90

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,28 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,11 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,22 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,22 0,10 0,00

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 1,19 7,24 4,25

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 69 53 55,98 20 55,62 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 cEBD A ecc  bDA  Ac     b DA Bc AA     C

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2  CceEEbCbecd        c E cBcD     C BD         

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik EB Cc   d   D       C  E                

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Fen Bilimleri  e     cD  c  C           e  Dc EEd B b 

Cevap Anahtarı A BCBDAEADDBCBDCCCBCEEDDDEABDECDEAEEEBBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN İMAMOĞLU 562 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
239,182 159,990 2 2 3 5 1291

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
175,084 191,670 5 20 47 75 3153

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 25 5 23,75 59 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 74 41 63,98 23 55,62 58,12 68,02

Matematik EB CB BCC De D Eb B CDDEEbECD Ac EC CeBE

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Fen Bilimleri BdB  c DDd e  CCa ad      DE DE EEEcaDbB

Cevap Anahtarı A BCBDAEADDBCBDCCCBCEEDDDEABDECDEAEEEBBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 4 0 80
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 3 0 75
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSELİ 650 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,940 117,180 2 13 35 58 1705

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

EA
200,402 191,670 2 15 32 50 2353

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 3 9,25 39 3,39 8,87 5,10

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,50 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,36 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 5,25 13,77 8,19

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,42 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 -0,06 0,99 0,90

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,28 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,11 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,22 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 2 0 2,00 33 0,22 0,10 0,00

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 1,19 7,24 4,25

Toplam: 280 55 38 45,73 16 55,62 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBABDA    BDAd D e   c  cBeaDdA EB  BCca

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Sosyal-2 e CeCa                                     E D

Cevap Anahtarı B BECDCCCEEEDCBEECADBABDAAEADDBCEDACABCDACACBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHHAN KAVRAZ 601 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
118,495 117,180 5 21 55 92 2863

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
222,444 159,990 3 3 5 8 1459

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
156,364 191,670 7 23 53 86 3707

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 3,39 8,87 5,10

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,50 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,36 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 5,25 13,77 8,19

Matematik-2 40 16 14 12,50 31 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 18 17 13,75 34 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 69 57 54,98 20 55,62 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1             A                           

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Matematik  Ba CCcdBcbDADEbEd  DCec ED EC  ad bcBb 

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Fen Bilimleri CcBeaDDbeCBdd CBaaC E  be caDEEEEdBedAeD

Cevap Anahtarı B CBBAEDDADCBBCDCBECCDEDDADEBCDEEEEABBEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 4 1 80
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 3 0 75
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 2 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR MEMİŞ 68 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
169,964 159,990 7 7 9 17 2238

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
136,394 191,670 9 25 58 99 4280

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 11 18 6,50 16 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 52 50 39,73 14 55,62 58,12 68,02

Matematik CB   eBe   Db    ed DC a             B  

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Fen Bilimleri eeBcd DADaddd ddadC c   c B DEEcE Bad e 

Cevap Anahtarı B CBBAEDDADCBBCDCBECCDEDDADEBCDEEEEABBEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 2 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA AYDİLEK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
341,409 159,990 1 1 1 1 494

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
192,574 191,670 4 17 36 60 2622

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 9 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 11,14 5,60 10,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 2,89 1,11 1,88

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,28 0,82 1,89

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,14 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 10,31 3,78 6,50

Toplam: 280 98 39 88,48 32 55,62 58,12 68,02

Matematik dBDCBCcCCADADDDaEBBACDDEEDECDB  AECECcB 

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Fen Bilimleri BCBDdEdDDBCBDaCeBCEEDbDEABDECDEdEEdcaDAB

Cevap Anahtarı A BCBDAEADDBCBDCCCBCEEDDDEABDECDEAEEEBBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 4 1 80
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 4 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP DENİZ OTURAK 319 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,165 117,180 12 14 40 65 1810

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
126,072 159,990 11 19 40 70 3436

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
222,512 191,670 9 9 24 34 1686

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 3 11,25 47 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 18,56 13,77 8,19

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 56 36 47,23 17 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBABcADDD   AA   C  Bcb cBeaDEAdEBceBCE 

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Matematik  B    c                                 

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL TAŞ 590 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
322,280 117,180 2 2 3 5 180

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
127,107 159,990 8 16 35 63 3394

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
259,482 191,670 3 3 6 11 838

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 3 18,25 76 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 25,75 64 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 10 0 10,00 91 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 5 0 5,00 83 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 26 7 24,25 61 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 90 45 78,98 28 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 AEBDBAEcDDABDDA cAB CAEbcbDABBEdAAB cecC

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2 CCB EEDCECEa Bed   cbcE ABADDcACECCBDAC       

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik bcc    C     D                          

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,675 117,180 10 10 27 46 1343

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
142,632 159,990 2 10 15 31 2866

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
271,534 191,670 2 2 3 6 638

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 72 39 62,48 22 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 AEBDBAEc  ABDDA EeBECAcbcCDABBEdAAB d cC

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2                                  C            

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik dB CB cdC   DD EE    Da d         C     

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM KÜMBÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,075 117,180 16 19 47 77 2080

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
129,177 159,990 6 14 29 53 3308

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
203,889 191,670 13 14 31 48 2234

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 18,56 13,77 8,19

Matematik-2 40 4 7 2,25 6 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 55 43 44,48 16 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 cBABacDDD B AAeDEa ABaAec   DEb cB      

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Matematik dB  C caa             c   D    cB    a  

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÖZTÜRK 510 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,115 117,180 9 9 26 44 1300

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
158,157 159,990 1 9 12 22 2467

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
300,259 191,670 1 1 1 3 372

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 18,56 13,77 8,19

Matematik-2 40 17 3 16,25 41 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 80 35 71,48 26 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBABDADDDEBD A DEa ABaAAEBACDdbAEBd BCc 

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Matematik CBE CCBCc ADA EDE   abD   D        CB   

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 4 1 80
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİB GÜNEYİN 620 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,085 117,180 13 15 41 67 1872

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
132,282 159,990 4 12 23 41 3175

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
223,742 191,670 8 8 21 31 1646

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 18,56 13,77 8,19

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 58 36 49,23 18 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBeBaADD b  A  c C A a AcBACDEAAEBc  aEa

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Matematik CB    Be                 E              

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASILSO Y 629 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
340,560 117,180 1 1 1 2 119

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

EA
243,084 191,670 5 5 13 19 1166

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 6 16,50 69 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 24,00 60 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 6 0 6,00 100 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 31 9 28,75 72 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 0 9 -2,25 -6 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 92 56 78,23 28 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 AcBaBAEDDDABDDAeEABdCccAcdabBBEEAAB cDbC

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2 dCBDEEDCECEaEBeEDdAAbcEAABADDDACECbBDbCb      

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik     c e d c b     a be  a               

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 2 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN KILIÇ 291 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
285,900 117,180 3 3 10 12 352

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

EA
209,379 191,670 11 12 28 43 2068

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 26 13 22,75 57 10,64 7,24 4,25

Toplam: 280 80 53 66,98 24 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBeBcAeD E DAACc C AcEe cBAbDdAbaBc BCde

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Sosyal-2 eECDCCeEEEbCBEbaeDBAcD AEcDcBCEabCAaCDbC      

Cevap Anahtarı B BECDCCCEEEDCBEECADBABDAAEADDBCEDACABCDACACBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN AYDIN 498 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,225 117,180 4 4 11 14 392

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
138,347 159,990 3 11 19 36 2972

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
224,409 191,670 7 7 20 30 1627

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 2,48 5,60 10,53

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,11 1,11 1,88

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,82 1,89

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,85 2,72

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 0,11 3,78 6,50

Toplam: 280 84 54 70,73 25 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 bcaeBAbDDDABDcA EABcaAcAcdDdBBEcAAa A  C

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2 C e EEDCdCEadaCED Ab BE bBcDc A ECCBDACb      

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik  B Ca   e D             c               

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Fen Bilimleri B        dC                             

Cevap Anahtarı A BCBDAEADDBCBDCCCBCEEDDDEABDECDEAEEEBBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SARIKAYA 482 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,070 117,180 11 12 32 53 1511

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
126,589 159,990 9 17 37 67 3417

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
175,589 191,670 15 19 46 74 3144

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 11 5,25 22 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 18 9,50 24 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 10 7 8,25 21 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 59 51 46,48 17 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 c eBDAeDe BDAd c dEecbb cBeaDcA aBc B Eb

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Sosyal-2 B eDeC    c BE d Dc  e   AD BC       e        

Cevap Anahtarı B BECDCCCEEEDCBEECADBABDAAEADDBCEDACABCDACACBEDD

Matematik       B                                 

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 1 0 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN KAYA 593 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,660 117,180 14 16 43 69 1885

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

EA
172,939 191,670 16 22 49 78 3222

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 5 7,75 32 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 6 9,50 24 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 50 34 41,73 15 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 AEBcBA eDeA  DA     a c c D B           

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2 Cb                       BA        BD         

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA COŞGUN 324 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,235 117,180 15 17 44 72 1955

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
128,142 159,990 7 15 32 59 3348

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
213,089 191,670 10 10 25 38 1966

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 18,56 13,77 8,19

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 55 37 45,98 16 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 eEBcBAE D   Dc   AaaC ae bDABBEdAAB dD C

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Matematik b  CB                                   

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ALICI 640 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,915 117,180 5 5 14 18 507

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

EA
209,379 191,670 11 12 28 43 2068

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 10,64 7,24 4,25

Toplam: 280 73 44 62,23 22 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBABcADDe   AAa Ea A Eb cBdCD A EB  Babe

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Sosyal-2 BEC C eEEEDCBEE eedA c  EAD BC  A  B abe      

Cevap Anahtarı B BECDCCCEEEDCBEECADBABDAAEADDBCEDACABCDACACBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 1 0 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SARIKAYA 391 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,535 117,180 8 8 21 30 722

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

EA
186,824 191,670 14 18 39 65 2776

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 12 6,00 25 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 18 8 16,00 40 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 69 53 55,98 20 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBcBcAeDeE DAAbcca ddbe c  CDdAbEB  BC b

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Sosyal-2 B CDCC bE  bed d D  da  EAD BCEcACAB D        

Cevap Anahtarı B BECDCCCEEEDCBEECADBABDAAEADDBCEDACABCDACACBEDD

Matematik  B    c e             e                 

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ AYKUT 633 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,720 117,180 6 6 15 19 543

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
130,729 159,990 5 13 26 50 3238

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
250,367 191,670 4 4 9 15 1019

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 16 11 13,25 33 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 80 52 67,23 24 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 AEBDBAEeD ABDDA EeBECAcbcaDABBacAAB cbcC

Cevap Anahtarı A AEBDBAEDDDABDDACEABECAEAECDABBEEAABDADEC

Sosyal-2 CCBe dDa  ca B bDd cD c ABAD c CEC BaA        

Cevap Anahtarı A CCBDEEDCECECEBCEDBAADBEAABADDDACECCBDACACADDBE

Matematik dB CB ed    D           d               

Cevap Anahtarı A EBDCBCBCCADADDDEEBBACDDEEDECDBABAECECBBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 1 2 20
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP - AYT - 4

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YETER KÜTÜK 610 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,700 117,180 7 7 17 23 597

Puanı Hesaplanan: 21 55 94 3084

SAY
126,589 159,990 9 17 37 67 3417

Puanı Hesaplanan: 19 43 76 3872

EA
237,149 191,670 6 6 17 25 1311

Puanı Hesaplanan: 25 62 109 4879

Katılımlar: 16 25 62 113 5218

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 11,95 8,87 5,10

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,19 3,86 2,38

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,42 1,04 0,71

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 18,56 13,77 8,19

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,55 2,42 1,47

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,58 0,99 0,90

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,95 1,35 0,66

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,14 1,41 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,39 0,97 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 1 2 0,50 8 0,03 0,10 0,00

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 10,64 7,24 4,25

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,48 5,60 10,53

Toplam: 280 75 49 62,98 22 59,53 58,12 68,02

Edebiyat-Sosyal-1 EBeBDceDc  DAAbD C ABEbAcBAaDEAbEBA BCb 

Cevap Anahtarı B EBABDADDDEBDAACDECEABEAAEBACDEAAEBADBCED

Sosyal-2 e ebCCCEaEbC  dacDBA   ebAD BCEe C        dE b

Cevap Anahtarı B BECDCCCEEEDCBEECADBABDAAEADDBCEDACABCDACACBEDD

Matematik       B                                 

Cevap Anahtarı B CBEDCCBCBDADADEDEBABDCDEDEDBECAABEECBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Garip akımınının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti   nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 2 2 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
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