
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2 22 22 142 34496

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 4,73 3,06 3,97 2,18 1,18 1,89 1,08 0,93 0,85 1,20 0,92 0,97 1,42 0,73 1,24 0,62 0,26 0,56 0,62 0,26 0,56 0,76 0,24 0,70 0,00 0,00 0,00 12,61 7,58 10,74 96,8 174,5 186,8

Okul Ortalaması 10,36 3,77 9,42 4,55 1,68 4,12 2,27 1,14 1,99 2,86 1,45 2,50 4,05 0,68 3,88 2,14 0,27 2,07 1,95 0,27 1,89 2,05 0,27 1,98 0,00 0,00 0,00 30,23 9,53 27,85 204,7 131,1 236,6

KATILIMLAR

1 23 BİLGE 12B 24 0 24,00 10 0 10,00 5 0 5,00 10 1 9,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 74 1 73,75 430,5 17 191,6 14411 393,5 99

2 629 İREM ASILSOY 12B 18 6 16,50 7 3 6,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 0 11,00 6 0 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 65 15 61,25 394,0 162 293,2 2018

3 635 AYŞE NUR BODUR 12B 18 4 17,00 8 1 7,75 3 1 2,75 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 59 10 56,50 364,0 513 148,3 21250 290,1 2174

4 590 AYŞEGÜL TAŞ 12B 15 6 13,50 8 1 7,75 3 3 2,25 4 5 2,75 10 1 9,75 6 0 6,00 4 1 3,75 4 2 3,50 54 19 49,25 338,5 1066 157,3 19426 278,9 2796

5 498 MİHRİBAN AYDIN 12B 18 5 16,75 5 4 4,00 3 1 2,75 5 5 3,75 9 1 8,75 6 0 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 54 18 49,50 331,5 1255 140,7 23053 263,2 4094

6 291 METEHAN KILIÇ 12B 10 8 8,00 5 3 4,25 3 2 2,50 8 3 7,25 7 4 6,00 6 0 6,00 5 0 5,00 5 1 4,75 49 21 43,75 320,7 1560 212,6 12598

7 391 SUDENUR SARIKAYA 12B 9 9 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 4 2,00 9 1 8,75 4 2 3,50 6 0 6,00 4 0 4,00 44 20 39,00 297,1 2329 215,0 12121

8 640 SAMET ALICI 12B 8 4 7,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 10 0 10,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 41 13 37,75 293,9 2431 209,7 13266

9 319 ALP DENİZ 12B 10 6 8,50 4 2 3,50 2 3 1,25 6 4 5,00 10 1 9,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 41 17 36,75 290,1 2558 209,9 13197

10 310 RAHMAN 12B 13 7 11,25 7 3 6,25 3 3 2,25 6 3 5,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 5 1 4,75 45 27 38,25 281,9 2888 240,0 7304

11 633 YAVUZ AYKUT 12B 19 5 17,75 6 2 5,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 31 8 29,00 226,3 5559 170,3 17239 304,7 1531

12 0 HALE 12B 16 5 14,75 8 2 7,50 3 3 2,25 27 10 24,50 203,0 7531 156,3 19609 283,0 2554

13 510 GİZEM ÖZTÜRK 12B 14 8 12,00 7 2 6,50 4 1 3,75 25 11 22,25 202,9 7546 179,3 15958 295,0 1938

14 243 ÇİSEM KÜMBÜL 12B 19 4 18,00 6 2 5,50 2 1 1,75 27 7 25,25 201,1 7722 142,2 22686 272,4 3278

15 324 SALİHA 12B 11 5 9,75 4 5 2,75 4 1 3,75 19 11 16,25 173,9 10560 140,5 23114 224,4 10172

16 48 ELVAN MELEMEZ 12A 6 1 5,75 4 1 3,75 10 2 9,50 152,9 12573 163,2 18417 198,3 15885
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2 22 22 142 34496

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 4,73 3,06 3,97 2,18 1,18 1,89 1,08 0,93 0,85 1,20 0,92 0,97 1,42 0,73 1,24 0,62 0,26 0,56 0,62 0,26 0,56 0,76 0,24 0,70 0,00 0,00 0,00 12,61 7,58 10,74 96,8 174,5 186,8

Okul Ortalaması 10,36 3,77 9,42 4,55 1,68 4,12 2,27 1,14 1,99 2,86 1,45 2,50 4,05 0,68 3,88 2,14 0,27 2,07 1,95 0,27 1,89 2,05 0,27 1,98 0,00 0,00 0,00 30,23 9,53 27,85 204,7 131,1 236,6

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2 22 22 142 34496

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,04 4,15 10,00 2,47 2,91 1,74 3,82 1,39 3,47 3,32 2,30 2,75 20,65 10,75 17,96 96,8 174,5 186,8

Okul Ortalaması 5,86 1,95 5,38 0,86 1,77 0,42 1,09 0,86 0,88 1,68 1,45 1,32 9,49 6,03 8,00 204,7 131,1 236,6

KATILIMLAR

1 562 METİN İMAMOĞLU 12A 17 5 15,75 3 7 1,25 5 2 4,50 5 5 3,75 30 19 25,25 241,5 9937 193,6 16920

2 601 SEMİHHAN KAVRAZ 12A 13 13 9,75 4 8 2,00 6 6 4,50 7 6 5,50 30 33 21,75 239,5 10062 178,1 20506

3 626 CEREN ÜÇÜNCÜ 12A 7 3 6,25 5 4 4,00 3 3 2,25 5 5 3,75 20 15 16,25 216,4 11908 165,2 23661

4 644 BETÜL YILMAZ 12A 12 4 11,00 3 1 2,75 3 4 2,00 6 5 4,75 24 14 20,50 216,3 11914 167,8 23023

5 636 AYŞENUR GÖBEL 12A 5 1 4,75 1 3 0,25 5 2 4,50 4 4 3,00 15 10 12,50 198,2 13694 158,6 25209

6 23 BİLGE 12B 23 1 22,75 23 1 22,75 430,5 17 191,6 14411 393,5 99

7 68 UĞUR MEMİŞ 12A 8 4 7,00 3 9 0,75 1 2 0,50 5 4 4,00 17 19 12,25 183,6 15380 157,1 25585

8 510 GİZEM ÖZTÜRK 12B 12 2 11,50 12 2 11,50 202,9 7546 179,3 15958 295,0 1938

9 633 YAVUZ AYKUT 12B 6 0 6,00 1 0 1,00 7 0 7,00 226,3 5559 170,3 17239 304,7 1531

10 48 ELVAN MELEMEZ 12A 6 3 5,25 0 6 -1,50 1 0 1,00 4 3 3,25 11 12 8,00 152,9 12573 163,2 18417 198,3 15885

11 590 AYŞEGÜL TAŞ 12B 4 1 3,75 4 1 3,75 338,5 1066 157,3 19426 278,9 2796

12 0 HALE 12B 6 1 5,75 6 1 5,75 203,0 7531 156,3 19609 283,0 2554

13 635 AYŞE NUR BODUR 12B 3 2 2,50 3 2 2,50 364,0 513 148,3 21250 290,1 2174

14 243 ÇİSEM KÜMBÜL 12B 3 3 2,25 3 3 2,25 201,1 7722 142,2 22686 272,4 3278

15 498 MİHRİBAN AYDIN 12B 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 331,5 1255 140,7 23053 263,2 4094

16 324 SALİHA 12B 1 0 1,00 1 0 1,00 173,9 10560 140,5 23114 224,4 10172

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2 22 22 142 34496

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,04 4,15 10,00 2,47 2,91 1,74 3,82 1,39 3,47 3,32 2,30 2,75 20,65 10,75 17,96 96,8 174,5 186,8

Okul Ortalaması 5,86 1,95 5,38 0,86 1,77 0,42 1,09 0,86 0,88 1,68 1,45 1,32 9,49 6,03 8,00 204,7 131,1 236,6

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2 22 22 142 34496

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 4,73 3,06 3,97 2,18 1,18 1,89 1,08 0,93 0,85 11,04 4,15 10,00 19,03 9,32 16,71 96,8 174,5 186,8

Okul Ortalaması 10,36 3,77 9,42 4,55 1,68 4,12 2,27 1,14 1,99 5,86 1,95 5,38 23,04 8,54 20,91 204,7 131,1 236,6

KATILIMLAR

1 23 BİLGE 12B 24 0 24,00 10 0 10,00 5 0 5,00 23 1 22,75 62 1 61,75 430,5 17 191,6 14411 393,5 99

2 633 YAVUZ AYKUT 12B 19 5 17,75 6 2 5,50 4 1 3,75 6 0 6,00 35 8 33,00 226,3 5559 170,3 17239 304,7 1531

3 510 GİZEM ÖZTÜRK 12B 14 8 12,00 7 2 6,50 4 1 3,75 12 2 11,50 37 13 33,75 202,9 7546 179,3 15958 295,0 1938

4 629 İREM ASILSOY 12B 18 6 16,50 7 3 6,25 5 1 4,75 30 10 27,50 394,0 162 293,2 2018

5 635 AYŞE NUR BODUR 12B 18 4 17,00 8 1 7,75 3 1 2,75 3 2 2,50 32 8 30,00 364,0 513 148,3 21250 290,1 2174

6 0 HALE 12B 16 5 14,75 8 2 7,50 3 3 2,25 6 1 5,75 33 11 30,25 203,0 7531 156,3 19609 283,0 2554

7 590 AYŞEGÜL TAŞ 12B 15 6 13,50 8 1 7,75 3 3 2,25 4 1 3,75 30 11 27,25 338,5 1066 157,3 19426 278,9 2796

8 243 ÇİSEM KÜMBÜL 12B 19 4 18,00 6 2 5,50 2 1 1,75 3 3 2,25 30 10 27,50 201,1 7722 142,2 22686 272,4 3278

9 498 MİHRİBAN AYDIN 12B 18 5 16,75 5 4 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 29 10 26,50 331,5 1255 140,7 23053 263,2 4094

10 310 RAHMAN 12B 13 7 11,25 7 3 6,25 3 3 2,25 23 13 19,75 281,9 2888 240,0 7304

11 324 SALİHA 12B 11 5 9,75 4 5 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 20 11 17,25 173,9 10560 140,5 23114 224,4 10172

12 391 SUDENUR SARIKAYA 12B 9 9 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 18 13 14,75 297,1 2329 215,0 12121

13 291 METEHAN KILIÇ 12B 10 8 8,00 5 3 4,25 3 2 2,50 18 13 14,75 320,7 1560 212,6 12598

14 319 ALP DENİZ 12B 10 6 8,50 4 2 3,50 2 3 1,25 16 11 13,25 290,1 2558 209,9 13197

15 640 SAMET ALICI 12B 8 4 7,00 5 4 4,00 3 2 2,50 16 10 13,50 293,9 2431 209,7 13266

16 48 ELVAN MELEMEZ 12A 6 1 5,75 4 1 3,75 6 3 5,25 16 5 14,75 152,9 12573 163,2 18417 198,3 15885

17 562 METİN İMAMOĞLU 12A 17 5 15,75 17 5 15,75 241,5 9937 193,6 16920

18 601 SEMİHHAN KAVRAZ 12A 13 13 9,75 13 13 9,75 239,5 10062 178,1 20506

19 644 BETÜL YILMAZ 12A 12 4 11,00 12 4 11,00 216,3 11914 167,8 23023

20 626 CEREN ÜÇÜNCÜ 12A 7 3 6,25 7 3 6,25 216,4 11908 165,2 23661

21 636 AYŞENUR GÖBEL 12A 5 1 4,75 5 1 4,75 198,2 13694 158,6 25209

22 68 UĞUR MEMİŞ 12A 8 4 7,00 8 4 7,00 183,6 15380 157,1 25585

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN ESPİYE ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2 22 22 142 34496

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 4,73 3,06 3,97 2,18 1,18 1,89 1,08 0,93 0,85 11,04 4,15 10,00 19,03 9,32 16,71 96,8 174,5 186,8

Okul Ortalaması 10,36 3,77 9,42 4,55 1,68 4,12 2,27 1,14 1,99 5,86 1,95 5,38 23,04 8,54 20,91 204,7 131,1 236,6

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR GÖBEL 636 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
198,210 174,480 5 5 5 56 13694

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
158,618 186,810 6 21 21 117 25209

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 73 23 67,25 24 72,93 87,04 76,69

Matematik  EC       DC   A      d                 

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Fen Bilimleri  aD  e    c      CEe dD  BBCb c BE  Cd c

Cevap Anahtarı B EDDCBABCBDBEBDEDBCEDDEDDDBBCEEBDBEAACEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 2 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 1 1 50
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YILMAZ 644 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
216,330 174,480 4 4 4 52 11914

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
167,790 186,810 4 19 19 105 23023

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 12 4 11,00 28 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 80 40 70,00 25 72,93 87,04 76,69

Matematik CEC  c D  DC D Ac     BE B      e E   b 

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Fen Bilimleri   DCB a       a  adD dD  B bE caBE ACdDe

Cevap Anahtarı B EDDCBABCBDBEBDEDBCEDDEDDDBBCEEBDBEAACEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 2 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 1 1 50
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÜÇÜNCÜ 626 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
216,405 174,480 3 3 3 51 11908

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
165,190 186,810 5 20 20 112 23661

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 5 4 4,00 29 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 84 38 74,50 27 72,93 87,04 76,69

Matematik AeBA  BdE   cC   C                      

Cevap Anahtarı A ABBADBBBEDBCECBBACDADDCADDEAAACEBDADDCBA

Fen Bilimleri Aa cba    DDCB B      DcDaeeddE cDBE  Cd

Cevap Anahtarı A ABCBDBEBDEDDCBDBEDBCEDDEDDBDACEEBDBEAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 1 1 50
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN MELEMEZ 48 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,863 96,800 1 16 16 68 12573

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
163,150 174,480 7 10 10 69 18417

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
198,268 186,810 1 16 16 85 15885

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 1 5,75 24 0,82 9,42 3,97

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,54 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 2 9,50 24 1,36 15,53 6,70

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 69 31 61,25 22 72,93 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1  B  d          BEDB D     CB EaA        

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Matematik  EC   bD  DC   b B b                    

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Fen Bilimleri  c ae a  cd           D    d    BE  CEed

Cevap Anahtarı B EDDCBABCBDBEBDEDBCEDDEDDDBBCEEBDBEAACEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 0 0 0
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 0 0 0
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 0 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 1 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 0 0 0
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 0 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 2 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 1 0 50
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
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GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN İMAMOĞLU 562 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
241,463 174,480 1 1 1 40 9937

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
193,580 186,810 2 17 17 90 16920

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 17 5 15,75 39 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 102 41 91,75 33 72,93 87,04 76,69

Matematik ABBA  e E B dC Be D  DCAD  AA    ac D B 

Cevap Anahtarı A ABBADBBBEDBCECBBACDADDCADDEAAACEBDADDCBA

Fen Bilimleri eBaac  dc bD BDBc  b  D D BDcCE acdE A d

Cevap Anahtarı A ABCBDBEBDEDDCBDBEDBCEDDEDDBDACEEBDBEAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 2 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 1 25
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 1 0 50
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHHAN KAVRAZ 601 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
239,488 174,480 2 2 2 42 10062

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
178,110 186,810 3 18 18 99 20506

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 13 13 9,75 24 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 6 6 4,50 35 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 17 20 12,00 30 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 101 63 85,25 30 72,93 87,04 76,69

Matematik ecC aeCD  DaAc ABB DBcBa a Dda    bA b  

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Fen Bilimleri EbDbBdceaDc  cde ecbDEDaDBBbEEabBEeACdDc

Cevap Anahtarı B EDDCBABCBDBEBDEDBCEDDEDDDBBCEEBDBEAACEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 1 1 50
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 2 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 2 0 100
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR MEMİŞ 68 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
183,593 174,480 6 7 7 60 15380

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
157,055 186,810 7 22 22 119 25585

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 7 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 8 4 7,00 18 8,54 5,38 10,00

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,36 0,42 1,74

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,75 0,88 3,47

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,00 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 8,11 2,61 7,96

Toplam: 280 70 38 60,50 22 72,93 87,04 76,69

Matematik AeB DeBe D   C  c    D         E        

Cevap Anahtarı A ABBADBBBEDBCECBBACDADDCADDEAAACEBDADDCBA

Fen Bilimleri AdacDed cdcD eD c      a    dCE aDdE A a

Cevap Anahtarı A ABCBDBEBDEDDCBDBEDBCEDDEDDBDACEEBDBEAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 1 0 50
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   ın Hareket Kanunları   nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 2 0 1 0
Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP DENİZ 319 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,123 96,800 9 9 9 21 2558

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

EA
209,948 186,810 14 14 14 64 13197

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 6 8,50 35 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 2 1 1,75 29 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 6 23,50 59 18,05 12,31 4,04

Toplam: 280 93 37 83,75 30 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 eEDeADbCD B       bCdaDC AC   aBeEae EdE

Cevap Anahtarı A BEDBADECDEBEABABEAACEBDCEACBDACBDEBACECE

Sosyal-2 bCeEA CDddCECDaACCDDBEA c D CDE   DE EB       

Cevap Anahtarı A DCBEAECDEBCECDBACCDDBEACEEDBCDEACDDEAEBCCBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 2 1 67
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 1 1 50
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 0 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 0 0 0
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR BODUR 635 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
364,005 96,800 3 3 3 5 513

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
148,255 174,480 6 13 13 78 21250

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
290,120 186,810 5 5 5 10 2174

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 4 29,00 73 18,05 12,31 4,04

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 115 28 108,00 39 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 BEDBADECD BEbBABb cCEdDCEACB eCBDE A cCE

Cevap Anahtarı A BEDBADECDEBEABABEAACEBDCEACBDACBDEBACECE

Sosyal-2 DbBEAE DEBbc DBACCDDBEACd DBCDE C DEAEB       

Cevap Anahtarı A DCBEAECDEBCECDBACCDDBEACEEDBCDEACDDEAEBCCBAECB

Matematik       B     EC  cd                      

Cevap Anahtarı A ABBADBBBEDBCECBBACDADDCADDEAAACEBDADDCBA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL TAŞ 590 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
338,540 96,800 4 4 4 10 1066

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
157,323 174,480 4 11 11 73 19426

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
278,865 186,810 7 7 7 13 2796

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 9 25,75 64 18,05 12,31 4,04

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 118 32 110,00 39 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 bB  BAB dcCEdDCeaDBADECDDACBDEbAC eEeEaA

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2  E edBbDCecCCDDeEECDBAEACDAC cDBCDEBdDEb      

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Matematik      c    D    A B     E                

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 1 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 1 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
430,505 96,800 1 1 1 1 17

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
191,553 174,480 1 6 6 59 14411

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
393,470 186,810 1 1 1 1 99

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 24 0 24,00 100 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 39 0 39,00 98 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 5 0 5,00 83 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 35 1 34,75 87 18,05 12,31 4,04

Matematik-2 40 23 1 22,75 57 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 152 22 146,50 52 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECE A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2 AECDEBCDCeECCDDBEECDB EACDA  EDBCDEB DEA      

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Matematik  ECB AC A      ABBAaBBBEDBB A D B EAA   

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 1 0 100
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM KÜMBÜL 243 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,140 96,800 14 14 14 50 7722

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
142,200 174,480 7 14 14 88 22686

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
272,355 186,810 8 8 8 16 3278

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 25,25 63 22,15 15,53 6,70

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 78 29 70,75 25 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 Ee ABABEAbCdeDCBEDBADECDDd B EEeCBe  E A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Matematik  E        D      c    c       a B       

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 1 0 100
İLETİŞİM VE DİL 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 1 0 50
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÖZTÜRK 510 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,903 96,800 13 13 13 49 7546

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
179,308 174,480 2 8 8 63 15958

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
295,010 186,810 3 3 3 6 1938

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 22,15 15,53 6,70

Matematik-2 40 12 2 11,50 29 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 103 26 96,50 34 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 eEDBADECDcB b eBadACddDC ACBaACBbEaA ECE

Cevap Anahtarı A BEDBADECDEBEABABEAACEBDCEACBDACBDEBACECE

Matematik ABB c B E  CEC    D  DC De              

Cevap Anahtarı A ABBADBBBEDBCECBBACDADDCADDEAAACEBDADDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 1 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 0 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 1 1 50
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 2 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALE 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,041 96,800 12 12 12 48 7531

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
156,303 174,480 5 12 12 75 19609

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
282,969 186,810 6 6 6 12 2554

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 22,15 15,53 6,70

Matematik-2 40 6 1 5,75 14 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 89 30 81,06 29 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 BEDBADECcEBE e B AbCEeaCdACBDbCBDEeAeEeE

Cevap Anahtarı A BEDBADECDEBEABABEAACEBDCEACBDACBDEBACECE

Matematik ABB D e         AC                      

Cevap Anahtarı A ABBADBBBEDBCECBBACDADDCADDEAAACEBDADDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 2 1 67
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 1 0 100
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 1 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 1 0 50
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASILSOY 629 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
394,028 96,800 2 2 2 2 162

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

EA
293,160 186,810 4 4 4 7 2018

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 6 16,50 69 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 35 5 33,75 84 18,05 12,31 4,04

Toplam: 280 131 39 121,25 43 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 eEDBADECDbBbAaABEAbCEdDCEACBaACacEaACECE

Cevap Anahtarı A BEDBADECDEBEABABEAACEBDCEACBDACBDEBACECE

Sosyal-2 DbcbAECDEBCECDBACCDDBEACEEDBCDEACaDEAEBa      

Cevap Anahtarı A DCBEAECDEBCECDBACCDDBEACEEDBCDEACDDEAEBCCBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 1 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 1 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN KILIÇ 291 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
320,655 96,800 6 6 6 13 1560

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

EA
212,598 186,810 13 13 13 59 12598

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 31 8 29,00 73 18,05 12,31 4,04

Toplam: 280 95 38 85,50 31 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1  ea   B bbCEd CBEaBbDECaa CBeE AaBeEeE A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2 AECDEBbeCBcCCDDeEbaDeAEACDAC EDBCDEBdDEA      

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 2 1 67
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 0 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 1 0 50
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN AYDIN 498 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
331,458 96,800 5 5 5 12 1255

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
140,720 174,480 8 15 15 91 23053

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
263,225 186,810 9 9 9 21 4094

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 6 0 6,00 100 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 8 26,00 65 18,05 12,31 4,04

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 3,90 5,38 10,00

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,02 0,42 1,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,88 3,47

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,07 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,05 2,61 7,96

Toplam: 280 105 49 92,75 33 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 EBcABAB AACEdDCBaDeADECa eCBDbdeCB EbE A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2 bEC EabDbeEC DDeEECDBAEACDAC bDBCDEBdDE       

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Matematik   C   CD                                

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Fen Bilimleri          e                              

Cevap Anahtarı B EDDCBABCBDBEBDEDBCEDDEDDDBBCEEBDBEAACEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 2 1 67
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 1 0 100
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 1 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMAN 310 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,868 96,800 10 10 10 23 2888

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

EA
239,990 186,810 10 10 10 34 7304

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 14 18,50 46 18,05 12,31 4,04

Toplam: 280 92 38 82,50 29 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 E c BAB dcCaeDCeEDcADEC abCBDEdACBCEeEcc

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2 A  DEBbDecECeD dEcCcaeEACaA EcDdaDEBCDEb      

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 2 0 67
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 0 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 1 0 100
İLETİŞİM VE DİL 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 1 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA 324 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,930 96,800 15 15 15 62 10560

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
140,470 174,480 9 16 16 93 23114

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
224,413 186,810 11 11 11 43 10172

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 22,15 15,53 6,70

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 3,90 5,38 10,00

Toplam: 280 67 23 61,25 22 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1  Bb  AB  ACEa CeEDecD C aeCBcEa eBeECE A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Matematik                A                        

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 1 0 33
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 1 0 50
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 0 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 0 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 2 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ALICI 640 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
293,898 96,800 8 8 8 19 2431

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

EA
209,668 186,810 15 15 15 67 13266

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 4 7,00 29 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 3 1 2,75 46 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 3 24,25 61 18,05 12,31 4,04

Toplam: 280 89 25 82,75 30 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1  B        C  eCeEDebD CDD CBcccAeBbEeE A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2 A    BbDC cCC DBEECDBA bC AC ED CDEB DE       

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 2 0 67
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 1 0 50
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 0 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 0 0 0
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 0 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 0 1 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI - AYT - TÜRKİYE GENELİ - 2

GİRESUN / ESPİYE / ŞEHİT MURAT ŞAHİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SARIKAYA 391 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
297,098 96,800 7 7 7 15 2329

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

EA
214,965 186,810 12 12 12 54 12121

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 26 7 24,25 61 18,05 12,31 4,04

Toplam: 280 93 37 83,75 30 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 eEDd DdCe Ba de  AbCa DCEACBa CBe  beECE

Cevap Anahtarı A BEDBADECDEBEABABEAACEBDCEACBDACBDEBACECE

Sosyal-2 Dbeb    EaCcCD ACCDDBEACdEcBCDEACDDE EB       

Cevap Anahtarı A DCBEAECDEBCECDBACCDDBEACEEDBCDEACDDEAEBCCBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 1 2 33
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 1 1 50
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 0 0 0
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 0 1 0
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 0 1 0
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 0 1 0
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ AYKUT 633 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,345 96,800 11 11 11 40 5559

Puanı Hesaplanan: 16 16 79 15485

SAY
170,290 174,480 3 9 9 65 17239

Puanı Hesaplanan: 16 16 111 26386

EA
304,730 186,810 2 2 2 5 1531

Puanı Hesaplanan: 22 22 138 31323

Katılımlar: 15 22 22 142 34496

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 13,43 9,42 3,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,80 4,12 1,89

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,92 1,99 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 22,15 15,53 6,70

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 3,67 2,50 0,97

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 5,68 3,88 1,24

Felsefe 6 1 0 1,00 17 3,03 2,07 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,77 1,89 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,90 1,98 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 18,05 12,31 4,04

Matematik-2 40 6 0 6,00 15 3,90 5,38 10,00

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,02 0,42 1,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,88 3,47

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,07 1,32 2,75

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,05 2,61 7,96

Toplam: 280 103 20 98,00 35 93,62 87,04 76,69

Edebiyat-Sosyal-1 EBEABABEAACdBDCeaDebDECDa CB cEACBCECb A

Cevap Anahtarı B EBEABABEAACEBDCBEDBADECDDACBDEEACBCECEBA

Sosyal-2 A                         A                   

Cevap Anahtarı B AECDEBCDCBECCDDBEECDBAEACDACEEDBCDEBCDEAECBCBA

Matematik                A BADBB                  

Cevap Anahtarı B CECBBACDADDCADDABBADBBBEDBBDADDCBAEAAACE

Fen Bilimleri                                  E      

Cevap Anahtarı B EDDCBABCBDBEBDEDBCEDDEDDDBBCEEBDBEAACEDA
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Edebiyatın Psikoloji ve Psikiyatri ile İlişkisi 3 3 0 100
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler 2 2 0 100
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Edebiyatın Tanımı, Bilim ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 1 1 0 100
İLETİŞİM VE DİL 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100
Türk Dünyası Edebiyatında Roman 1 1 0 100
1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
İslamiyet etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
İslamiyet   in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Kıyas ın yapısını değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Güdülenmiş davranışı güdülenmemişdavranıştan ayırt eder. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Din-bilim ilişkisini tartışır. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar ve ekolleri bilir. 1 0 0 0
Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
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